
Pagina I di 8

Dar dirigente\.subba
Dota: 04 I 08 n020 20 :l 6:3 4
rl.' awsarovenuto@pec. siufte.it
Cc' sindaco@oec.comunelipari.it secretario@Fec.comunelipari.it; Consislio Comunale
Oggdo: Re: R: I: I: Nota per pagamento oneri di fimzioname,nto anno 2020 Eolie per I'Ambiente srl in
liquidazione - ATO ME 5

Risconfro la Sua pec sotto riportata per evidenziare quanto segue:

da parte del sottoscritto ne$run ritardo perchè fomisco tempestivo risconto alla S.S. che oer la prima
volta si rivolce alla miapersona;

nessun richiamo a norme di diritto... solo richiamo a nonne dell'ordinamento finanziario e contabile,
che credo mi appartengano nella qualità di Responsabile del Settore Finanziario dell'ente, soprattutto
quando si concretizza una spesa non contemplata dal nostro bilancio;

le dowte e giuste iniziative per la soluzione della problematica sono state proposte glà da tempo
all'organo di governo del Comune e sono in linea con la mia pec sotto riportata;

lo stanziamento in bilancio delle risorse economiche richieste da codesta società sarìalrno, owiamente,
sottoposte all'attenzione dei competenti organi politici, in considerazione delle decisioni ad oggi
assunte dall'assemblea dei soci. La questione aggiungerà un alro problema a quelli che gli stessi

organi saranno chiamati ad aftontare per far quadrare lo strumento finanziario per il quale, in
funzione dello squilibrio esistente, ipttzzavamo "tagli", non nuove spese...!!!

Ricarnbio distinti saluti.

Francesco Subba
Dirigente Settore Economico-Finanziario

Da : awsarovenuto@pec.giufre.it
A : "dirigente.subba" didgente.subba@pec.comunelipari.it
Cc : sindaco@pec.comunelipari.it, segretario@pec.comundipari.it
Datia : Tue, 4 Aug202018'38:18 +0200
Oggetto : R: l: l: Nota per pagamento oneri difunzionamento anno 2ù20 Eolie per I'Ambiente srl in liquidazione - ATO ME 5

>Laingrazioper il risconto , sebbene in ritardo e dopo il sollecito .

> Rilevo che il richiamo a norme di diriuo appare assolutamente neutro ed improprio
ed ancora appare neutro e non appropriato il voler elargire indicazioni su soggetti

verso i quali il suo Ufficio non ha alcuna legittimazione . Le scelte di amministrazione

societaria non le appartengono .

> Infine tengo a precisare che in ragione del suo ufficio Lei dowebbe proporre [e

m
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gruste e dovute iniziative per la risoluzione della problematica e non declinare su altri
eventuali condotte .

>La società in Liquida+one si attiverà con le donrte procedure , anche legali , per
acquisire la risorsa economica .

> Distinti saluti

> Arry. Rosario Venuto n.q.

> Da: dirigente.subba <dirigente.subba@pec.comunelipari.it>
> lnviato: martedl4 agosto 202013:57
> A: awsarovenuto@pec. giuffre. it
> Cc: Sindaco <sindaco@pec.comunelipari.it>; Consiglio Comunale <consiglio@pec.comunelipari.it>; Segretario
<segretario@pec.comu nelipari. it>
> Oggetto: Re: l: l: Nota per pagamento oneri difunzionamento anno 2020 Eolie per l'Ambiente srl in
liquidazione - ATO ME 5

> Risconto la Sua pec e faccio riferimento anche alla Vs. nota prot.099l20lC.1 del
2710412020, dalla quale si rilevano circostanze per le quali sono stati già richiesti
indirizzi politici che non sono pervenuti. per evidenziare che il bilancio di questo
Comune non garantisce copertura finanziariaalla paftita economica da Voi segnalata e
quindi nessuna liquidazione potrà essere, a breve, predisposta da alcun settore/servizio
dell'ente.

> Per la situazione economica che stiamo aftontando il sottoscritto ritiene, peraltro,
che il Comune di Lipari awà serie difficoltà a farsi carico di una pattitatanto onerosa,
neppure se e qwmdo riuscirà a predisporre un bilancio in equilibrio (per equilibrare il
bilancio bisognerà tagliare le spese già previste e sarà veramente difficile che se ne
possano prevedere delle nuove).

> Nel ricordare quanto previsto dall'art. 191, comma I del D.Lgs. 267/2000 owero:
"Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato
sul competente programma del bilancio dt praisione e l'attestazione della copertura

finarataria di cui all'articolo !§l comma 5....." si ritiene che codesto ente debba
riconvocare I'assemblea dei soci per anahz.zare la problematica e verificare come
affiontare la stessa (credo siano da anahz.zare le motivazioni per le quali il Vostro stato

di liquidazione ha costi di gestione esponenzialmente moltiplicati rispetto a quelli di
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altre situazioni similari).

> Se oneri sono già maturati ai sensi di quanto previsto dall'art. l9l, comma 4, del
D.Lgs. 26712000, ci si trova in presenza di debito fuori bilancio da sottoporre
all' attenÀone del Consiglio Comunale.

> All'organo di governo, che legge per conoscenrq si chiede di definire la questione
con assoluta urgenza e fornire le necessarie direttive su come la partita deve essere
aftontata- al fine di evitare che si possano concretiz.zarc ulteriori debiti e/o danni a
carico del nostro Comune (per I'anno 2018 la società ha fatto registrare una perdita pari
ade $.422,56 che è s'tata rinviata al firturo esercizio)...!!!

) Francesco Subba
> Ragioniere Generale del Comune di Lipari

,Da:@

> A: seoretario@pec.comunelioari.it, diriqente,subba@pec.comunelipali!

,Cc:si@

> Data: Thu, 30 Jul2020 09:28:58 +0200

> Oggetto: l: l: Nota per pagamento oneridifunzionamento anno 2020 Eolie per I'Ambiente srl in liquidazione - ATO ME 5

> > IN merito all'oggetto ed in r4gione di quanto infra, o\A/ero i riscontri del Dirigente

del III. settore e de[ Òapo Area del II" servizio Ecologia , sono qui a richiedere di
conoscere chi è il soggètto responsabile che deve occuparsi della sottostante richiesta .

> > Rimango in attesa di conoscere il responsabile del procedimento.e di conoscere le

modalita cÈe ritenete di dover precisare per l'accredito delle risorse dovute .

> > Faccio presente che al società è priva di risorse e che i Comune di Leni, Santa

Marina Salina e Malfa hanno tempestivamente , in esecuzione dei doveri derivanti

dalla partecipazione sociale , proweduto ai loro obblighi -
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> > Rimango in attesa .

> > Distinti saluti

> > Aw. Rosario Venuto n.q.

> > Da : awsaroven uto@ oec. o i uffre. it <awsaroven uto@oec. q iuffre. it>
> > lnviato: mercoledì 17 giugno 202010:51
> > A: 'ecotutelambientale@pec.comunelipari.it' <ecotutelambientale@oec.comunelioari.it>
> > Oggetto: R: !: Nota per pagamento oneridifunzionamento anno 2020 Eolie per !'Ambiente srl in
liquidazione -ATO ME 5

> > Buongiorno

>>Lartngrazio per il pronto riscontro.

> > MI auguro che chi di competenza ofta adegwtarisposta .

> > Cordialità

> > Aw. Rosario Venuto n.q.
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> > Da: qgotutelanlbignEfe@oec.comunelioari.it <ecotutelambientate@oec.oom
> > lnvtrrto: rnercoledl 17 giugno 2O2O 1O,,il
> > A: awsarovenuto(Doec.oiuffie.it
> > Cc: Segrctario_- Comune diUpari - PEC <seqretario@oec.comunelipadF;sindaco@oec.comunelioari.i§
assessore.tiaranto@oec. comunelibari. it
I >.Oggetto: Re: l: Ngta per pagarìento oneri di fumionamento anno 2020 Eolie per I'Ambiente srl in
liquidazbne -ATO ME 5
> > Prlodta: Ata

> > ln risonho alla Sua PEC de,| 16IOOEO20, si comunica cfie quanto in oggettc non rienha ha le competerze
diquesb uffcio.
> > Cordialisaluti.

> > Comune di Lipad
> > Uffcio Ecologia e Ambiente
> > l! Capo Area
> > Geom. Placido Sulf;aro

> > Da: awsarorenuto@oec.oiufre.it

t > A: @, s!@, assessore.tiaranto@oec.comunelioari.it,
ecotutelambientale@oec. comunelipari. it

>>Cc:

> > Data: Tue, 16 Jun 2020 16:59:11 +0200

> > Oggetto: l: Nota per pagamento oneri difunzionamento anno 2020 Eolie per I'Ambiente srl in liquidazione - ATO ME 5

competenza ha prornredere a quanto richiesto tenuto conto che la società non ha risorse
proprie.

atteso che gli altri soci hanno awiato le procedure per la liquidazione , di quanto loro
dovuto , in ADEMPIMENTO alla detibera ed agli obblighi sociali derivanti dall'atto
costitutivo .
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> > > Da: d irioente.fi cana@oec. omunelipad. it <dirioente.fi cana@pec. co
> > > lnvlato: martedl S maggio 2O2O 11:19
> > > A: Sindaco <sindaco@pec.comunell
> > > Cc: seoretario@oec.comunelioari.it awsarovenuto@oec.oiuffre.it; Francesco Subba
<dirioente.subba@oec.oM; Assessore Taranto <assessore.taranto@oec.comffi; uff.
ecologia e ambiente <ecotutelambientale@rcc.
> > > Oggetb: Re: Nota per pagarnento oned di funzionamento anno 2020 Eolie per I'Ambiente srl in
liquidazione -ATO ME 5

>>>AlSig.Sindaco

>>>Mar@Gioryianni

>>>E,p.c.

> > > All'Assessore all'Ecologia, Seruizi RSU ed Ambiente

> > > Massimiliano Taranto

> > > Al Segretario Generale

> > > Dott.ssa Lyda De Gregorio

> > > Al Dirigente del ll Settore

> > > Dott. Francesco Subba

> > > Alla P.O. delTo e 8o Servizio

> > > G@m. Placido Sulfarc

> > > AllAw. Rosario Venuto

> > > n.q. di Liquidatore della ATO ME 5" Eolie per I'Ambiente s'r'l'"

> > > Oggetto: riscontro nota PEC de:27.04.2020 - richiesta dipagamento oneridifunzionamento anno 2020

Eolie per I'Ambiente srl in liquidazione - ATO ME 5

> > > Ricevo con stupore la nota prot. 099/20/C. 1 del 27 .O4 u.s. a mezzo PEC in pari.data, dal Liquidatore

dell,ATo ME 5 "Eotie ff iffibìé"te i.r.t." Rw-venuto, dove nella stessa, richiamando deg_li a$ approvati 
.

dall,Assemblea deisoci del 04.03.20, invia un prospetto per ilfunzionamento della stessa societò e dove al

Comune di Lipari viene richiesta una somma di€ 41.088,67'

> > > Non essendo lo scrivente il Dirigente competente ed affidatario delle societa partecipate, restituisco la
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stessa all'Amminisfrazione a! fine di assegnarla all'Ufficio competente per gli atti amminisfiativi consequenziali.

> > > llDirigente delll! Settore

> > > Arch. Mirko Ficana

> > > Da: awsarovenuto(Doec.oiufre.it

> > > A: diriqente.ficana@oec.comunelioari.it, seoretario@oec.comunelioari.it

>>>Cc:

> > > Data: Mon,27 Apr2O2O 16:23:02 +02(X)

> > > Oggetto: Nota per pagamento oneri di funzionamento anno 2020 Eolie per I'Ambiente srl in liquidazione - ATO ME 5

dell'Assemblea della societa in Liquidazione .
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